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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Pregão Eletrônico

6 mensagens

Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> 30 de setembro de 2022 13:54
Para: licitacaopmnf@gmail.com

  Boa tarde, senhor pregoeiro.

Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de estruturas
públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Segue 3 dúvidas. 


 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?

2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"

Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?

3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?


Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 

Karina

   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 3 de outubro de 2022 14:31
Para: Licita pregões <licitapregoess@gmail.com>

Boa tarde!

 1 - A comprovação será feita através de comprovação do contrato social ou pelo balanço financeiro com a comprovação do patrimônio
líquido.

2 -  
Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa sim.

3 - A entrega conforme consta no ANEXO I item 1.4 será imediato/total.

Att, 

Comissão de Pregão I


Em sex., 30 de set. de 2022 às 13:55, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:

  Boa tarde, senhor pregoeiro.


Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de estruturas
públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.


Segue 3 dúvidas. 



 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.


Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?
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2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"


Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?


3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?



Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 


Karina


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> 4 de outubro de 2022 11:35
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Pergunto  também qual é o tom de tinta acrílica  amarela ?

Em seg., 3 de out. de 2022 às 14:33, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!


 1 - A comprovação será feita através de comprovação do contrato social ou pelo balanço financeiro com a comprovação do patrimônio
líquido.


2 -  
Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa sim.


3 - A entrega conforme consta no ANEXO I item 1.4 será imediato/total.


Att, 


Comissão de Pregão I







Em sex., 30 de set. de 2022 às 13:55, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:


  Boa tarde, senhor pregoeiro.


Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de
estruturas públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.


Segue 3 dúvidas. 



 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.


Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?


2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"


Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?


3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?



Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 


Karina


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

-- 


   
Atenciosamente.
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   Licita Pregão  

Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 4 de outubro de 2022 11:45
Para: SSP PMNF <ssppmnf@gmail.com>, Iluminação Pública PMNF <iluminacaopublicanf@hotmail.com>

Bom dia!

Segue solicitação da empresa questionando o tom da tinta.

Att,

Comissão de Pregão I


---------- Forwarded message ---------

De: Licita pregões <licitapregoess@gmail.com>

Date: ter., 4 de out. de 2022 às 11:36

Subject: Re: Pregão Eletrônico

To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>


Pergunto  também qual é o tom de tinta acrílica  amarela ?

Em seg., 3 de out. de 2022 às 14:33, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!


 1 - A comprovação será feita através de comprovação do contrato social ou pelo balanço financeiro com a comprovação do patrimônio
líquido.


2 -  
Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa sim.


3 - A entrega conforme consta no ANEXO I item 1.4 será imediato/total.


Att, 


Comissão de Pregão I







Em sex., 30 de set. de 2022 às 13:55, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:


  Boa tarde, senhor pregoeiro.


Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de
estruturas públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.


Segue 3 dúvidas. 



 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.


Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?


2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"


Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?


3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?



Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 


Karina


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

-- 


   
Atenciosamente.
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   Licita Pregão  

Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> 5 de outubro de 2022 08:00
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fico no aguardo

Em ter., 4 de out. de 2022 às 11:35, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:

Pergunto  também qual é o tom de tinta acrílica  amarela ?


Em seg., 3 de out. de 2022 às 14:33, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:


Boa tarde!


 1 - A comprovação será feita através de comprovação do contrato social ou pelo balanço financeiro com a comprovação do
patrimônio líquido.


2 -  
Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa sim.


3 - A entrega conforme consta no ANEXO I item 1.4 será imediato/total.


Att, 


Comissão de Pregão I







Em sex., 30 de set. de 2022 às 13:55, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:


  Boa tarde, senhor pregoeiro.


Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de
estruturas públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.


Segue 3 dúvidas. 



 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.


Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?


2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"


Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?


3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?



Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 


Karina


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  




-- 



   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

-- 


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  
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SSP PMNF <ssppmnf@gmail.com> 5 de outubro de 2022 09:10
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>
Cc: licitapregoess@gmail.com

Bom dia, Prezados!

Quanto ao questionamento realizado acerca do tom de tinta acrílica amarela informo que seria no tom ouro ou gema. 

Atenciosamente,

Luiza Pereira 
Matrícula: 115.254

Em ter., 4 de out. de 2022 às 11:47, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:

Bom dia!


Segue solicitação da empresa questionando o tom da tinta.


Att,


Comissão de Pregão I



---------- Forwarded message ---------

De: Licita pregões <licitapregoess@gmail.com>

Date: ter., 4 de out. de 2022 às 11:36

Subject: Re: Pregão Eletrônico

To: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>





Pergunto  também qual é o tom de tinta acrílica  amarela ?


Em seg., 3 de out. de 2022 às 14:33, Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> escreveu:


Boa tarde!


 1 - A comprovação será feita através de comprovação do contrato social ou pelo balanço financeiro com a comprovação do
patrimônio líquido.


2 -  
Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa sim.


3 - A entrega conforme consta no ANEXO I item 1.4 será imediato/total.


Att, 


Comissão de Pregão I







Em sex., 30 de set. de 2022 às 13:55, Licita pregões <licitapregoess@gmail.com> escreveu:


  Boa tarde, senhor pregoeiro.


Preciso de informação a respeito do pregão de número:145/2022, objeto; TINTAS variadas e massa para manutenção de
estruturas públicas do Município de Nova
Friburgo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.


Segue 3 dúvidas. 



 1 - No edital, onde diz " Qualificação Econômico-Financeira" , na clausula 17.2 " comprovação de capital mínimo ou
patrimônio líquido, minimo 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente.


Pode me explicar como deve ser essa comprovação, por gentileza ?


2- No edital, onde diz " Condições de pagamento"


Será aceito a certidão de débitos positiva com efeito de  negativa ?


3-  A entrega será no quantitativo total ou parcial ?



Se for parcial, pode por gentileza , informar uma média de vezes ?
Essa informação será útil na formação da minha planilha organizacional.
 No termo de referência , nos itens 


Karina


   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  
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-- 



   
Atenciosamente.

   Licita Pregão  

-- 


Secretaria de Serviços Públicos - Prefeitura de Nova Friburgo
Telefone: (22) 2525-9124


